Van: Debiteuren Koggenland [

Verzonden: 17-04-2023 13:46

Aan: [

Onderwerp: RE: kosten aanleg rioolpersleiding tbv vluchtelingenopvang

Alleen de correctie facturen goed coderen.
Maar dat komt wel goed bij je.

Met vriendelijke groet,

- | Medewerker Team Financieel Beheer

Gemeente Koggenland | Middenhof 2, 1648 JG De Goorn
Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn
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Bezoek onze website www.koggenland.nl en volg ons op Twitter en Facebook

Verzonden: maandag 17 april 2023 09:32

Aan: Debiteuren Koggenland _

Onderwerp: RE: kosten aanleg rioolpersleiding tbv vluchtelingenopvang

Ik heb het even nagekeken:

® -De factuur van de fa. Zwart is goed gecodeerd, op A-4.
® :De factuur van Smit Composite staat fout gecodeerd, op 12.
® -De factuur van APT staat fout gecodeerd, op 12.

Voor de duidelijkheid heb ik de facturen bijgevoegd; kan ik nog iets doen om dit op te lossen?

Met vriendelijke groet,

I | Medewerker Rioolbeheer

70229 |

Gemeente Koggenland | Middenhof 2, 1648 JG De Goorn
Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn
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Bezoek onze website www.koggenland.nl en volg ons op Twitter en Facebook

Van: Debiteuren Koggenland _

Verzonden: maandag 17 april 2023 07:49

an: [ I
CC: Debiteuren Koggenland _

Onderwerp: RE: kosten aanleg rioolpersleiding tbv vluchtelingenopvang

Hoe zijn de inkomende facturen gecodeerd?

Met vriendelijke groet,

_ | Medewerker Team Financieel Beheer

T0229 588 533
Gemeente Koggenland | Middenhof 2, 1648 JG De Goorn
Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn
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Bezoek onze website www.koggenland.nl en volg ons op Twitter en Facebook

Verzonden: donderdag 13 april 2023 09:56

Aan: Debiteuren Koggenland _

Onderwerp: kosten aanleg rioolpersleiding tbv viuchtelingenopvang

Graag factuur maken en in rekening brengen van de aanlegkosten van 1,2 km rioolpersleiding.



