B & B INN ZELHEM

17 MART 2025

U U Bestuurssecretariaat Gemeente Bronckhorst
Postbus 200
+31 61098 4702 72557 HENGELO
josvandermolen@gmail.com 6 = { Dt 2 6 -1OO / 51 3 OQO C‘Q
Hummeloseweg 36 Datum: 10-0302025

7021KH Zeihem
Factuurnummer: 202503001

www.airbnb.nl/h/ Betaling: via Airbnb (overnachtingen -/- kortingen)
bnbinnzelhem contant bij inchecken (ontbijt)
Beschrijving Aantal Perstuk  Kosten
Overnachtingen 1 €90,00 € 90,0
Extra gasten 0 €000 €000
Vervoér/anibar o 0 €0,00 € 0,0b
ontoit 1 ers0 €750
Lunch | 0 € D,OO | € OOO
‘Suptot.  €97.50
Bw  000% €000
Totaal  €97.50

Hartelijk dank voor uw verblijff in onze B & B.
Met vriendelijke groet,

Jos & Maaike van der Molen




Petra Franken

B T ——————— T
Van: Bronckhorst-POB-Bestuurssecretariaat
Verzonden: dinsdag 11 maart 2025 08:17
Aan: Bronckhorst-POB-Factuur
Onderwerp: FW: Factuur overnachting burgemeester

Bijlagen: Factuur InnZelhem.pdf

Het rekeningnummer ontbrak...
Zie onderstaand, lukt het zo ook om de betaling te doen?

Bij het nalopen van onze correspondentie zagen wij dat nog niet alle gegevens aan jullie zijn
doorgegeven.

Ons adres is Hummeloseweg 36,

7021KH Zelhem

Tel. +31 6 1908 4702

Ons bankrekeninnummer is: NL86 ASNB 0267 3175 49

tnv Jos van der Molen
Hartelijke groet,

Jos & Maaike van der Molen

Van: Bronckhorst-POB-Bestuurssecretariaat <bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl>
Verzonden: maandag 10 maart 2025 15:34

Aan: Bronckhorst-POB-Factuur <factuur@bronckhorst.nl>

Onderwerp: Factuur overnachting burgemeester

Goedemiddag,

Willen jullie bijgevoegde factuur voldoen? (Boeking is definitief na ontvangst betaling...)

Bedankt alvast!
Met vriendelijke groet,

Cluster Kabinet en bestuurssecretariaat

A
i

Elderinkweg 2 T (0575 75 02 50
7255 KA Hengelo (Gld)

Postbus 200

7255 ZJ Hengelo (Gld) W www.bronckhorst.n|

gemeente Bronckhorst




