
Rekeningoverzicht 

Rabo BusinessCard Mastercard Rabobank 

Postadres 
Postbus 115, 7500AC 

Enschede 

Gemeente Bronckhorst 

Postbus 
200 

7255 ZJ HENGELO GLD 

Datum afschrift 24-04-2025 

Datum 
vanaf 25-03-2025 

Datum 
tot en met 24-04-2025 

Vorig 
saldo 

0,00 

Nieuw 
saldo 

= 

1.480,00 

IBAN 

Totaal 

bijgeschreven 
0,00 

Kaartnumjer 

SAN 

9720) 
Totaal 

afgeschreven 
1.480,00 

Kaarthouder MJJ. 
ROMMERS 

Af te 

schrijven bedrag 
1.480,00 

(geanonimiseerd)

Bestedingslimiet 
| 

Datum 

afschrijving 
28-04-2025 

(geanonimiseerd)

  

Transactie 
d.d. 

Omschrijving 
/ naam 

Valuta / 

bedrag 
Bedrag 

€ 

01-04-2025 CCV*Saffraan 
B.V. 

BREDA 
NLD 

- 

1.480,00 

    

Heeft u 

vragen 

over dit overzicht? Neem dan contact met 
ons 

op 
via 

telefoonnummer 
(088) 

722 67 77. 

cad Ygoool 

é [vo 

y3gog 
Eroos8-loo 

Pagina 
1/1 

_ 
Versie 24-04-2025 14:10 

| 
Gemeente 

Bronckhorst 

| 
Coöperatieve 

Rabobank 
U.A. 

gevestigd 
te Amsterdam 

| 
Kvk nr. 30046259 



WOLFSLAAR 

RESTAURANT 

01. 04. 2025 23:09 

2790 

Tafel: 4 a Stoel: 1 

Bediend door Jorran 

6 Couverts: 

- ooi. 
. . . 

- - 

Qty Omschrijving ~. P. Totaal 

oio. - - -- ---e- 

1 

4 

6 

1 

2 

4 

Wijn 6 gangen half , , 4200 4200 

wijn 6 gangen , , 7200 28800 

laterarrangement , 695 , 4170 

Fles Legras & Haas , Blan13000 13000 , , 

1050 2100 , , 

1050 4200 , 

Thee friandises 

Koffie friandises , 

6 

3 

Menu Signature 6-gangen 14000 84000 , , 

1250 3750 , Supplement kaas 5 stuks , 

Algemeen Totaal: 

Gratuity: 

, 
144220 

3780 , 

••• 

ewe. 
. 

- 

•• 

ai« 

, 16l0 lart 

-- o o i t ei-ad-eet. -. 

Incl: Excl. : B1/% BIN 

, 98220 

46000 , 

, 90110 

36017 , 

900% , 

2100% , 

, 8110 

7983 , 

i te 

atoei 

« to o. 
i. 

r i 

hoeet te« 

ta 

eiwe. 

. . 
- 

doe 

Bedanktvooruw bezoek en 

graag tot ziens 



Monique 
van 

Loon 

mn nnen enen 

Van: 

Bronckhorst-POB-Bestuurssecretariaat 

Verzonden: 
donderdag 

26 juni 2025 
09:59 

Aan: 

Onderwerp: 

RE: 
Facturen 

creditcardbetalingen 

(geanonimiseerd)

Hoi (geanonimiseerd)

Lief en Leed 

30-1-2025 
Storytel 

NL 
bedrag 

€ 
41,97 

— 

E10169-100/41113 

College 

11-2-2025 Herberg 
de Gouden Leeuw 

€ 
148,80 

— 

E10058-100/43808 

1-4-2025 CCV Saffraan 
BV Breda 

bedrag 
€ 

1480,-- 

- 

idem 

Met vriendelijke groet, 

cluster Kabinet en bestuurssecretariaat 

am 

if 

Elderinkweg 
2 T 

(0575) 

75 02 50 

7255 KA 
Hengelo (Gld) 

W www.bronckhorst.nl 

Postbus 
200 

7255 ZJ 
Hengelo (Gld) 

gemeente 
Bronckhorst 

Met 
vriendelijke groet, 

cluster 
Financiële administratie 

Werkdagen: Aanwezig op: 
maandag, dinsdag 

en 

donderdag 

Eat 

Ä 

Elderinkweg 
2 T 

(0575) 
75 

02 
50 

7255 KA 
Hengelo (Gld) 

W www.bronckhorst.nl 

Postbus 200 

7255 
ZJ 

Hengelo (Gld) 

gemeente 

Bronckhorst 

Van: Bronckhorst-POB-Bestuurssecretariaat <bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl> 

Verzonden: woensdag 25 juni 2025 15:14 

Aan: 

Onderwerp: 
RE: Facturen creditcardbetalingen 

(geanonimiseerd)

Sorry 
dat het even duurde: 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



StoryTel 
was a: daar 

toen 

op 
ziekenbezoek 

geweest 
en 

heeft hem een abonnement 

cadeau 
gegeven. 

Zie 
bijlage. 

(geanonimiseerd)

Herberg 
de Gouden 

Leeuw; 
die bon heb ik niet 

gekregen vang. 

'k zal! hem 
eens 

vragen 
of 

hij 
die 

toevallig nog 

heeft. 

(geanonimiseerd)

Saffraan 
Breda, 

restaurant Wolfslaar in Breda, college 
heeft daar 

gegeten tijdens 
de 

college 2-daagse. 
Zie bijlage. 

Met 
vriendelijke groet, 

cluster Kabinet 
en bestuurssecretariaat 

Elderinkweg 
2 T 

(0575) 

75 
02 50 

7255 KA Hengelo (Gld) 
W 

www.bronckhorst.nl 

Postbus 200 

7255 ZJ 
Hengelo (Gld) 

gemeente 

Bronckhorst 

Verzonden: donderdag 19 juni 2025 
10:43 

ar 

Onderwerp: 
FW: Facturen creditcardbetalingen 

Hoi 

zie onderstaande 
mail. 

(geanonimiseerd)

Graag 
zou ik onderstaande facturen 

ontvangen 
en 

de 

codering 

waar ik dit 
op 

kan 

boeken. 

Met 
vriendelijke groet, 

cluster 
Financiele administratie 

Werkdagen: Aanwezig op: maandag, 
dinsdag 

en 

donderdag 

„ad. 

ä 

Elderinkweg 
2 

T 
(0575) 

75 02 50 

7255 
KA Hengelo (Gld) 

W 
www.bronckhorst.nl 

Postbus 200 

7255 ZJ Hengelo (Gld) 

Verzonden: 
donderdag 

12 
juni 

2025 15:21 

Aan: Bronckhorst-POB-Bestuurssecretariaat 

Onderwerp: 
Facturen creditcardbetalingen 

gemeente 
Bronckhorst 

Goedemiddag, 

Onderstaande facturen 
zijn per 

creditcard betaald. Zie 
hieronder de 2 overzichten van 

de Rabo. 

Kan iemand 
mij 

de volgende 
facturen mailen: 

30-1-2025 
Storytel 

NL 

bedrag 
€ 

41,97 

11-2-2025 

Herberg 
de Gouden Leeuw 

€ 
148,80 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)


