0

Van:
Verzonden: donderdag 16 maart 2023 10:37

A e i S A b i B BRI
CC: PR A el e W T
Onderwerp: RE: Gemaakt afspraken

Allen,

Ik heb inmiddels de brandweer gebeld en een paar data vastgelegd om de locatie te bezoeken en vrij
te geven.

Volgende week ma/di of woensdag hebben wij de afspraak.

Definitieve afspraak zal ik zsm met jullie delen.

Met vriendelijke groet,

Chronos Vastgoed BV
Heerenweg 1B
2222 AM Katwijk

(w) www.chronosvastgoed.nl
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Disclaimer
De informatie in e-mailberichten en de daarmee verzonden gegevensbestanden is strikt vertrouwelijk
en uitsiuitend bestemd voor de geadresseerde. Het e-mailbericht brengt geen enkele contractuele
gebondenheid voor Chronos Vastgoed BV tot stand. Wanneer deze e-mail per vergissing bij u is
aangekomen verzoeken wij u vriendelijk om zorgvuldig om te gaan met het bericht, de afzender te
waarschuwen en de inhoud van de e-mail van uw computer te verwijderen.

Van:
Verzonden: donderdag 16 maart 2023 09:43
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Onderwerp: RE: Gemaakt afspraken
Beste QD
Ok dit is voor mij nu anders dan verwacht.....

Als we een dag voor 1 april pas akkoord hebben van de brandweer zullen we de opening van het
feestgedeelte moeten uitstellen. Het is dan te kort dag om de inwoners te kunnen plaatsen.

Welke dag zou er dan akkoord van de brandweer moeten zijn?
Deze kan natuurlijk al makkelijk keuren als de ruimtes klaar zijn maar bv nog niet volledig ingericht en
schoon.

Hoor het graag want planning is strak geweest dit voor ale partijen voor elkaar te krijgen.

Met vriendelijke groeten / With kind regards ,

Mobiel: D
v R )

Verzonden: donderdag 16 maart 2023 09:34
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Onderwerp: RE: Gemaakt afspraken

Beste (D

We zijn op donderdag altijd op de sniep van 10.00 tot 12.00.

Er wordt inderdaad gevraagd om een kantoor met daglicht van door de medewerkers die er nu
zitten.

Je merkt toch wel dat er onvoldoende ventilatie is als je daar met meerdere collega’s zit.

Het kantoor wordt nu de woensdag en donderdag gebruikt.

Fijn dat er toch een gedeelte kan worden opgeleverd.

Wel kunnen we pas de kamer openstellen als er akkoord is van de brandweer.

Daarvoor kunnen de kamer niet in gebruik worden. En krijgen we geen betaling van het Rijk.

Als we een dag voor 1 april pas akkoord hebben van de brandweer zullen we de opening van het
feestgedeelte moeten uitstellen. Het is dan te kort dag om de inwoners te kunnen plaatsen.

Wanneer komt de brandweer? Dan kunnen we hier rekening mee houden.

Kun je op de tekening aangegeven welke kamer er dan precies beschikbaar komen?
We zullen dan wel pas in mei de factuur van april kunnen betalen.

We zullen dan de bedden moeten corrigeren.

De factuur voor de transitiekosten heb ik nagevraagd.



We zullen een verantwoording moeten opmaken als de verbouwing rond is aan de accountant,
Ik blijf terug krijgen dat we de daadwerkelijke kosten moeten terug zien in de factuur en dat we
inzicht krijgen in de geleverde prestaties.

Als je een factuur opmaakt mail deze even naar mij dan leg ik deze voor aan financién.
Mochten er dan zaken zijn die niet kloppen kom ik er bij je op terug

Is de factuur akkoord zal ik deze doorzetten naar de administratie.

Groet,

Van: (R A )

Verzonden: dinsdag 14 maart 2023 19:58
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Onderwerp: RE: Gemaakt afspraken

Beste (D

We hebben vandaag overleg gehad en de voortgang bekeken.
Het is nog wachten op enkele leveranciers maar die hebben telefonisch bevestig dat alles op schema
zit en tijdig geleverd wordt.

Zoals besproken zouden we de opleverdatum uiterlijk twee weken van te voren melden.

We kunnen er nu van uitgaan dat de zeer optimistische deadline van 1 April gehaald kan worden en
we het Restaurant gedeelte in 2 verdiepingen kunnen opleveren op 31-3-2023.

Voor de zgn. trouwzaal zal het de week erna puntjes op de i zetten zijn maar komt er direct
achteraan.

Knap werk van ons bouwteam , met extra inzet maar zonder compromissen.

@ - . /'en de brandweer nu kunnen gaan regelen.

Wat betreft jouw actie punt wacht ik nog op antwoord om de transitie facturering in gang te zetten.

Ik was vandaag op de locatie en zag dat er veel fietsen van de Oekrainers op de grond lagen of in de
beplanting waren gevallen.

Ik heb opdracht gegeven fietsenrekken te gaan plaatsen.

Het zit niet in de begroting maar gaan we wel regelen.

Verder wil ik nog overleg met jullie over de kantoor CQ balie functie in het restaurant.
We willen graag horen hoe jullie dit zien i.c.m. met het kantoor in de kelder van Hotel.

Misschien handig dat ik langskom als jullie daar zijn om dit te bespreken?

Met vriendelijke groeten / With kind regards,



Mobie!: QD
Van (P T A AT

Verzonden: woensdag 8 maart 2023 08:27
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Onderwerp: Gemaakt afspraken

Beste allen,
Gisteren hebben we een gesprek gehad, om onduidelijkheden te voorkomen nog deze mail.

Per 3 april gaan we gefaseerd de inwoners plaatsen op de feestlocatie.

1 hAane aranac vunnr 1C maart winlla bamare ar dan
Ik-hoergraagveoriS-maartwelke-kamers-erdan-werden-opgeleverd.

Ik ga uit van minimaal de helft, dus 25 personen.
Op 10 april worden dan de andere helft van de kamer gevuld.

Dit betekent dat ik de laatste week van maart akkoord moet hebben van de bandweer( il de

inspecteur (D

Gezien de drukke agenda moet er per direct door Chronos een afspraak worden ingepland.
We horen graag wanneer deze afspraak met de brandweer e de inspecteur staat,

Als ik geen akkoord heb van de brandweer en we niet 3 april kunnen starten zal de ingangsdatum van
de factuur van de feestlocatie moeten worden aangepast.

Verder vraag ik na bij de ministerie waaruit de factuur met daadwerkelijk kosten nog meer uit moet
bestaan. Ik kom hier op terug.

Met vriendelijke groet,

Projectmanager Oekraine

Bezoekadres: Engelandlaan 502, 2711 CZ Zoetermeer
Postadres: Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer

www.twitter.com/gemzoetermeer




