L —

Van: <[ @vortex-int.com>

Verzonden: woensdag 17 september 2025 07:15

CC: g1 accountsreceivable-eu

Onderwerp: RE: De Watergeus Vervangen transparante delen voor translusent delen

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de Gemeente Zoetermeer. Klik niet op links of open geen
bijlagen tenzij u de afzender en het doel van het bericht vertrouwt.

Goedemorgen JIES.

Heb jij voor mij de facturatiegegevens. |k wil graag de factuur deze week verzenden. Ik zie graag deze gegevens voor het einde
van de week verschijnen.

Met vriendelijke groet / Kind regards / Mit freundlichen GrtBen,

Customer Service & Operations Manager
Working Monday to Thursday

M @vortex-intl.com
+31 79 206 5060 (Office)

+316 (Cell)

Argonstraat 86, 2718 SN Zoetermeer, The Netherlands
vortex-netherlands.com

000

@ VORTEX



Van:

Verzonden: dinsdag 2 september 2025 14:49

Aan: < zoetermeer.nl>

cc: < @vortex-intl.com>

Onderwerp: RE: De Watergeus Vervangen transparante delen voor translusent delen

Goedemiddag [IIES.

Hier is wel degelijk akkoord op gegeven. 10-06-2025 heb ik akkoord gekregen van jou om dit in gang te zetten. Kosten waren toen
nog niet bekend omdat alles zsm geregeld moest worden.

Wij zijn bezig met alles te onderzoeken uit tekenen enz. op dit moment om een voorstel te maken voor een ander baanverloop. Dit
kost echter veel tijd en kan ik op dit moment nog niets zinnigs zeggen.

Graag zie ik de facturatie gegevens tegemoet.

Met vriendelijke groeten, Kind regards, mit freundlichen GruBen, Pozdrawiam serdecznie,
Customer Service & Operations Manager

Working Monday to Thursday

M @vortex-intl.com
+31 79 206 5060 (Office)

+316 (Cell)

Argonstraat 86, 2718 SN, Zoetermeer, The Netherlands

000

WATERGAMES

A +§ VORTEX COMPANY

Van: <-@zoetermeer.nl>

J
Verzonden: dinsdag 2 september 2025 14:28

Aan: <IN o tex-intl.com>
cc: [T < IS o ortex-intl com>

Onderwerp: RE: De Watergeus Vervangen transparante delen voor translusent delen

[EXTERNAL EMAIL]



Beste

Even voor de duidelijkheid,.

Het vervangen van de transparante delen zou onder garantie gebeuren? Voor de snelheid hebben we voor een
tussenoplossing gekozen. Is nu het idee dat we nu voor deze oplossing een factuur volgt en voor het later
vervangen van de delen voor transparante delen geen factuur meer?

Hebben jullie die werkzaamheden in gang gezet? Ik twijfel of we daar nu een definitief akkoord op hadden gegeven?

Bovenstaande is ook een aandachtspunt gezien de “discussie” over de glijbaan en de incidenten die plaats hebben
gevonden. Ik weet even zo niet wat de impact van een mogelijk voorstel is op het vervangen van de delen voor
wederom transparante.

Wanneer kunnen we (Optisport en gemeente) het PVA verwachten?

Met vriendelijke groet,

J
Installatie Adviseur
Gemeente Zoetermeer
Afdeling Vastgoed
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer

m.: o6-JES
B @vortex-intl.com>

Van:

Verzonden: dinsdag 2 september 2025 08:25

Aan: - < zoetermeer.nl>
cc: i <

-@vortex-intl.com>;w < @z0ctermeer.ni>
Onderwerp: RE: De Watergeus Vervangen transparante delenv delen

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de Gemeente Zoetermeer. Klik niet op links of open geen
bijlagen tenzij u de afzender en het doel van het bericht vertrouwt.

Goedemorgen [IER.

Tot op heden nog niet vernomen van jou voor het factureren van de reeds uitgevoerde werkzaamheden.
Kan jij mij de gegevens toesturen zodat we deze uit kunnen factureren?

lk hoor graag zo snel mogelijk van je.

Met vriendelijke groeten, Kind regards, mit freundlichen GruBen, Pozdrawiam serdecznie,



Customer Service & Operations Manager

Working Monday to Thursday

B @vortex-intl.com
+31 79 206 5060 (Office)

+316 (Celt)

Argonstraat 86, 2718 SN, Zoetermeer, The Netherlands

000

WATERGAMES

A @ VORTEX COMPANY
Van:
Verzonden: donderdag 14 augustus 2025 07:57
Aan: < zoetermeer.nl>
cc: b vortex-intl.com>; <@zoetermeer.nl>

Onderwerp: RE: De Watergeus Vervangen transparante delen voor translusent delen

Goedemorgen [IIES.

lk heb van begrepen dat ik met jou contact moet opnemen voor de kosten die zijn gemaakt voor het tijdelijk vervangen van
de buisdelen.

De kosten voor de tijdelijke delen zijn:

C

Graag hoor ik waar deze kosten op gefactureerd kunnen worden en of jij nog iets nodig hebt hiervoor.

Als er vragen zijn hoor ik deze graag.

Met vriendelijke groeten, Kind regards, mit freundlichen GriBen, Pozdrawiam serdecznie,



Customer Service & Operations Manager

Working Monday to Thursday

A@vortex-intl.com
+31 79 206 5060 (Office)

+316 (Cell)

Argonstraat 86, 2718 SN, Zoetermeer, The Netherlands
watergamesandmore.com

000

WATERGAMES

A o VORTEX COMPANY

Van:m<@zoetermeer.nl>
Verzonden: donderdag 24 juli 2025 12:07

Aan: < vortex-intl.com>
cc: < @vortex-intl.com>; | EEGTGTNTNGE <A octemeernl>

Onderwerp: RE: De Watergeus Vervangen transparante delen voor translusent delen

[EXTERNAL EMAIL]

Beste

Ik heb het project na de oplevering overgedragen aan de afdeling Vastgoed.
Je kan het beste contact opnemen met mijn collega -

J

Met vriendelijke groeten,

!emlor !rmlec!manager Projectenbureau

Gemeente Zoetermeer
Bezoekadres: Engelandlaan 502
Postadres: Postbus 15, 2700 AA

Telefoonnummer: 079

www.zoetermeer.nl | www.facebook.com/gemeentezoetermeer | www.twitter.com/gemzoetermeer




Van: A 2 vortex-intl.com>

J
Verzonden: woensdag 16 juli 2025 12:40

Aan:<mzoetermeer.nl>
ceC: N B2 vortex-intl.com>

Onderwerp: De Watergeus Vervangen transparante delen voor translusent delen

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de Gemeente Zoetermeer. Klik niet op links of open geen
bijlagen tenzij u de afzender en het doel van het bericht vertrouwt.

Goedemiddag [IES

Wij hebben de defecte transparanten delen vervangen voor de afgesproken tijdelijke transiusent delen.

De kosten die hiervoor zijn gemaakt zal ik gaan opstellen en zoals afgesproken factureren. Waar kan ik deze factuur naar sturen?
Moet jij deze eerst ontvangen voor goedkeuring?

lk hoor graag van je.

Met vriendelijke groeten, Kind regards, mit freundlichen GriiBen, Pozdrawiam serdecznie,

Customer Service & Operations Manager

Working Monday to Thursday

vortchintl.com

+31 79 206 5060 (Office)

+316 (Cell)

Argonstraat 86, 2718 SN, Zoetermeer, The Netherlands

OO0

WATERGAMES

A +@ VORTEX COMPANY



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

& Art. 5.11id 1 subc

Deze informatie betreft bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn
meegedeeld

Art. 5.1lid2sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



