Aan: Melior Verzekeringen Schade <

CC: Verzekeren <. z-z& .22

Onderwerp: 2020 0077 Aansprakelukstellmg val boom op auto . met belangenbehartiger
/ zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020

Goedemorgen,

Hierbij melden wij een aansprakelijkstelling van 4

Toedracht: val boom op auto

Datum: 26-8-2020

Belangenbehartiger:

Willen jullie deze aansprakelijkstelling in behandeling nemen?

Alvast bedankt!

Met vnendeluke groet,

GETCArE

Zoetermeer

Van: I
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 12:17
Aan: Verzekeren < zrraizrenf@ioelermesr. ni>

Onderwero: FW: Aansprakelukstelllng / Ons schadenummer 2162968-zaaknummer 0637630221

Beste .
Deze aansprakeiijkstelling svp door de verzekering in behandeling te iaten nemen

\riendeliike groet,

> (o
Van: § . >NamensBomen > \
Verzonden: donderdag 17 september 2020 08 46
Aan: i
Onderwerp: FW: Aansprakelijkstelling / Ons schadenummer : 2162968
Hallo

Deze mail zat in de bomen box

Van: e
Verzonden: woensdag 16 september 2020 10:32

Aan: o
Onderwerp: Aansprakelijkstelling / Ons schadenummer : 2162968

Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand zenden wij u een brief met eventuele bijlagen.

Met vriendelijke groet,

Team Schade

Telefoon:
Website:
KVK:
AFM:
BANK-'

14



-
Verzekeringen 3
Gemeente Zoetermeer
Postbus 15
2700AA ZOETERMEER
16 september 2020
)
Uw kenmerk: :
Schadedatum: 26 augustus 2020
Ons schadenummer: D2162968
Onze cliént: ) e
Geachte heer, mevrouw,
Graag vragen wij voor deze schade uw aandacht voor het volgende.
Aansprakelijk
/ Op grond van bijgaande stukken achten wij u aansprakelijk voor deze schade.
Een rotte boom aan de .is op het voertuig van onze verzekerde gevallen. U was in ieder geval

sinds 22-04-2020 op de hoogte van de onherstelbaar slechte conditie van de boom. 4 maanden later was de
boom nog niet gekapt en is uiteindelijk op het voertuig terecht gekomen.

Vordering
Onze casco-uitkering/vordering bedraagt € 2.784,00.

/. Als bijlage treft u een specificatie van de schade.

Namens onze verzekerde vorderen wij de persoonlijke schade ad € 150,00.

Betaling
Uw betaling ontvangen wij graag door overschrijving op IBAN:  ~~ inder vermelding van ons
schadenummer: D 2162968. Wilt u daarbij rekening houden met eventuele wettelijke rente?

Reactie
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Als u vragen of opmerkingen heeft, verzoeken wij u vriendelijk om
contact met ons op te nemen.

Wij treden in deze zaak op als gevolmachtigd agent van

Privacy



N

Informatie met betrekking tot een schademelding, waaronder persoonsgegevens van betrokkenen registreren wij in
de CIS databank. Stichting CIS bewaart deze gegevens voor verzekeraars en gevolmachtigde agenten die in
Nederland actief zijn. Zo kunnen verzekeraars, gevolmachtigde agenten, politie, justitie en andere door Stichting
CIS erkende instellingen onderling informatie uitwisselen. Daarmee kunnen ze risico’s beheersen en fraude
tegengaan. Meer informatie vindt u op www.stichtingcis.nl.

Ons privacy statement is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u vinden op

Met vriendelijke groet,



Onderwerp: RE: 2020.0077 - Aansprakelijkstelling val boom op auto ... met belangenbehartiger
/ zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142

Beste

Kan jij onderstaande vragen beantwoorden?

Gaat over de aansprakelijkstelling die in de bomen inbox stond.

Vriendeliike aroet,

Van: .. Namens Verzekeren

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 14:37

Aan:

€C: Verzekeren <zrzekeren@zoeiermeer >

Onderwerp: 2020. 0077 Aansprakelukstellmg val boom op auto met belangenbehartiger

/ 7aaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142
Hi ,
Wij hebben bovenstaande zaak aangemeld bij Melior.
Kun jij onderstaande vragen (laten) beantwoorden?
I\/Iet vrlendeluke groet,
=teeriln
M Zaetermeer

g

Van: Melior Verzekeringen Schade <3 en.ol
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 14:29 j >

Aan: Verzekeren </z 20 £l

Onderwerp: Onze referentle 2003142 | 2020.0077 - Aansprakelijkstelling val boom op auto - . met
belangenbehartiger . / zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020

Langs deze weg bevestigen wi
aansorakelijksteliing voor

referentienummer 200314
Ter beoordeling van deze kwestie ontvangen wij graag de voigende informatie:
1. Is de boom na 9 april nog op veiligheid gecontroleerd en zo ja, wanneer en wat waren de bevindingen? '

Wanneer was het besiuit onherr lijk geworden? w

oe ﬁ
Binnen welke termijn diende de boom te worden verwiiderd? En wanneer zou de boom worden verwijderd?
4. Watis volgens de gemeente de oorzazk van het omvalien van de boom? m
Nz ontvangst van de informatie berichten wij v nader.
Wil zuilen een ontvangstbevestiging sturen naar Verzekeringen zonds

B

m

7 erkenning ven

aansprakelijkheid.
Met vriendelijke groet,

Jurist Qverheidsaansprakelijkheid
Mandatis Loss Adjusting & Ciaims Management 8.V,
hodn Melior Verzekeringen

Melior Verzekeringen

Postbus 314. 7570 AH Oldenzaal

scnage@mehorverzekeringen.nl
www.meliorverzekeringen.nl
Afwezig: elke woensdagmiddag van de oneven weken.

Van: . o Namens Verzekeren
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 10:18
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Van: Melior Verzekeringen Schade <g

Yerzonden: Thursday November 5,20203:50:11 PM

Aan: Verzekeren < ai>

Onderwerp: RE: 2020.0077 - Aansprakelijkstelling val boom ap auto ¢ , . met belangenbehartiger
/ zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142

Menor Verzeken ngen

Dacthiie 214 7770 1 Gldanzaal

schade@meliorverzekeringen.nl

www.meliorverzekeringen.nl
Afwezig: elke Woensdagmiddag van de oneven weken.

Van: Kluwen C. (Cindy) [mzilic.C.Kluwen@ zcetermeaszs nl] Namens Verzekeren

Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 10:43

Amwms Maline \/avrzaliorinanan P

MO IVICIHIWT VU1 LU NT IlIlB\.ll

CC: Verzekeren <verze dzrate

Onderwerp: 2020.0077 - Aansprakelukstellmg val boom op auto . met belangenbehartiger
-/ zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142

Goedemorgen

Onderstaand de antwoorden op de gestelde vragen.
Met vriendelijke groet,

Van:

Verzonden: Wednesday, October 14, 2020 8:25:08 AM

Aan: Verzekeren <vsriskearer 270

Onderwerp: RE: 2020 0077 Aansprakelukstellmg val boom op auto met belangenbehartiger
/ zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142

Van:

Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 07:24

Aan:

Onderwerp: RE: 2020.0077 - Aansprakelijkstelling val boom op auto met belangenbehartiger
/ zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142

Hallo

Ik heb de antwoorden achter de vragen gezet

Groet

Van: e

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 15:00

Aan:



Van:

Verzonden: vrijdag 6 november 2020 16:26

Aan: ‘Melior Verzekeringen Schade'

CcC: Verzekeren

Onderwerp: 2020.0077 - Aansprakelijkstelling val boom op auto :met
belangenbehartiger / zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 -
Onze referentie: 2003142

Goedemiddag =

Afdeling is akkoord met voorstel, wel met kanttekening dat er geen precedent werking komt.
Het verzoek van de afdeling om voor het versturen van de brief, deze nog even in concept aan ons voor te
leggen.

Met vriendelijke groet,

gamenrila

P
@@ Zoetermeer



> 6

Van:

Verzonden: dinsdag 10 november 2020 11:55

Aan:

CC: Verzekeren

Onderwerp: RE: 2020.0077 - Aansprakeliikstelling val boom op auto met

belangenbehartiger - ! zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 -
Onze referentie: 2003142

Prima, zodra wij conceptbrief hebben ontvangen, stuur ik deze naar je door. Wil jij er dan voor zorgdragen
dat deze bij jouw collega terechtkomt?
Ik hoor daarna wel via jou of hij/zij akkoord is met concept.

Van:

Verzonden: dinsdag 10 november 2020 11:48

Aan: Verzekeren <Verzekeren@zoetermeer.n|>

Onderwerp: RE: 2020.0077 - Aansprakelijkstelling val boom op auto met belangenbehartiger
/ zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142

Beste
Mijn collega die over de kapaanvragen gaat wil de conceptbrief ook graag lezen.

Vriendeliike aroet.



Jurist Overneidsaz
nt BV,

Mandatis

hodn Maelior Verzekeringan

Melior Verzekeringen

Postbus 314 757N aH Ojdenzaal

schade @meliorverzekeringen.nl
www.meliorverzekeringen.ni
Afwezig: elke woensdagmiddag van ~e oneven weken.

Van: __Namens Verzekeren

Verzonden: woensdag 9 december 2020 10: 41
Aan: Melior Verzekeringen Schade <schad

CC: Verzekeren <yerzziersn@roetermeer.t

Onderwerp: 2020.0077 - Aansprakelukstelllng val boom op auto met belangenbehartiger
/ zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142

Goedemorgen

De vakafdeling wil graag weten wanneer zij de conceptbrief kunnen verwachten mbt bovengenoemde

aansprakelijkstelling.
Kun je aangeven wanneer je verwacht deze beschikbaar te hebben?

Met vriendelijke groet,

Vanr . S

Verzonden: woensdag, december 9, 2020 9 56 AM
Aan: Verzekeren

Onderwerp: RE: 2020.0077 - Aansprakelijkstelling val boom op auto . .net belangenbehartiger
/ zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142

Beste

Hoe staat het met deze aansprakelijkstelling? é >

Ik heb nog geen conceptbrief gezien.

Vriendelijke groet, >

Van:

Verzonden: vrijdag 6 november 2020 11:03

Aan: Verzekeren <Varzekeren@zoetermeer.ni>

Onderwerp: RE: 2020.0077 - Aansprakelukstelhng val boom op auto met belangenbehartiger
/ zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142

Beste

Akkoord met het voorstel van Melior, alleen moet er gekeken worden dat er geen precedent werking komt.
Graag zie ik nog eerst de conceptbrief, voordat deze verstuurd wordt.
Met vriendeliike aroet,

Van: i o Namens Verzekeren

Verzonden: donderdag 5 november 2020 15:52

Aan: o

CC: Verzekeren <verzekeren@zoetermesr.nl>

Onderwerp: 2020.0077 - Aansprakelijkstelling val boom op auto met belangenbehartiger

_ ./ zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142
Hi
Ben je akkoord met onderstaand voorstel van Melior?
Met vriendelijke groet,

11



| Melior Verzekeringen
B & L]

| ME“O[ Veflekenn en s Bl
| : - : 7570 AH Oldenzaal

Tel: 0541-571150

. KvK: 59741309
E-mail: inforemeliorverzekenngen.nl

BIC: ABNANL2A
IBAN: NLTOABNAQO557405351

Datum: 9 december 2020
Betreft: ref. 2003142
Uw ref: D2162968

Geachte

U heeft de gemeente Zoetermee. aansprakelijk gesteld voor de op 26 augustus 2020 ontstane schade
aan de auto van uw verzekerde, als gevolg van een omgevallen boom. Middels deze
brief komen wij terug op uw aansprakelyksiening.

In april 2020 de bocom aan de geinspecteerd. Naar aanleiding van deze inspectie is
geadviseerd om de boom te verwijderen, inclusief de hiihahorende frequentie. Er was geen
spoedindicatie voor kap. De bewoners aan de zZijn middels een brief d.d. 22 april
2020 geinformeerd over de aan te vragen kapvergunning. De kapvergunning is aangevraagd op 28
april 2020. De kapvergunning is verleend en op 1 juli 2020 onherroepelijk geworden. [Wanneer stond
de kap van deze boom op de planning? Aanvullen met de reden waarom de boom niet voor 26
augustus 2020 is gekapt]. Naar onze mening heeft de gemeente hiermee aan haar zorgplicht voldaan.

Hoewel de gemeente naar onze mening aan haar zorgplicht heeft voldaan had het eerder kappen van
de boom de schade kunnen voorkomen.

Om verdere discussie stellen wij voor om, zonder erkenning van aansprakelijkheid, uw schade (€
2.784,00) en het eigen risico van uw verzekerde (€ 150,00) te vergoeden tegen algehele en finale
kwijting. Wij vernemen graag of u kunt instemmen met dit voorstel.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en wij zien uw reactie met
belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Mandatis BV hodn Melior Verzekeringen

Onderdeci van

www.meliorverzekeringen.nl I\ Myenborgh
groy




Van: ) e . ...=z. ] Namens Verzekeren
Verzenden: donderdag 10 december 2020 11:17
Aan: Melior Verzekerlngen Schade <s:

CC: Verzekeren < - :
Onderwerp: 2020 0077 Aansprakelljkstellmg val boom op auto ¢ . met belangenbehartiger

_ [/ zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142
Goedemorgen

Onderstaand het antwoord op je vraag.
Met vriendelijke groet,

'vs —_h. preacnrls

4
fW Zoetermeer
2l

1‘

Van: -
Verzonden: donderdag 10 december 2020 10:27
Aan: Verzekeren <varzekerer @ :
Onde~~erp: RE: 2020.0077 - Aansprakelljkstellmg val boom op auto ¢« met belangenbehartiger

 / 7aaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142
Beste
Ik heb het nagevraagd.
De aannemer zou deze boom met andere bomen die aangevraagd zijn om te kappen in november
verwijderen.
Voor de boom aan de " is dit verkeerd ingeschat en deze had eerder verwijderd moeten
worden (na 15 augustus).
Vriendelijke groet,

Van: o Namens Verzekeren
Verzonden: woensdag 9 december 2020 15 15

Aan: - 5>’
CC: Verzekeren <erzekerenozgs!

Onderwerp: 2020.0077 - Aansprakelukstellmg val boom op auto met belangenbehartiger
/ zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142

Hi

Zie onderstaande mail en vraag.

Met vriendelijke groet,

Van: Melior Verzekeringen Schade <s elorverzexes nont>

Verzonden: woensdag, december 9, 2020 2:06 PM Y>

Aan: Verzekeren

Dnderwerp: RE: 2020.0077 - Aansprakelijkstelling val boom op auto met belangenbehartiger
/zaeknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142

oor de veriate reactie.
de afdeling in kan s*’rﬂ'ncr‘ met Jergoedmg van de schade maar f”ede”m rarking wil voorkomen. in
Y ] cen aq‘”r\l;r\r\rr\ OL do

ot
TS

10



‘Melior Verzekeringen =

fel: 0541-571150
KvK: 59741309
E-mait: infoameliorverzekeringen.nl

BIC: ABNANL2A
IBAN: NLT0OABNAO557405351

Datum: 9 december 2020
Betreft: ref. 2003142
Uw ref: D2162968

Geachte |

U heeft de gemeente Zoetermeer ~~renrakelijk gesteld voor de op 26 augustus 2020 ontstane schade
aan de auto van uw verzekerde. , als gevolg van een omgevallen boom. Middels deze
brief komen wij terug op uw aansprakelijkstelling.

In april 2020 de boom aan de . geinspecteerd. Naar aanleiding van deze inspectie is
geadviseerd om de boom te verwijderen, inclusief de hiilhehorende frequentie. Er was geen
spoedindicatie voor kap. De bewoners aan de zijn middels een brief d.d. 22 april
2020 geinformeerd over de aan te vragen kapvergunning. De kapvergunning is aangevraagd op 28
april 2020. De kapvergunning is verleend en op 1 juli 2020 onherroepelijk geworden. De boom in
kwestie zou met de kapronde in november 2020 verwijderd worden. Naar onze mening heeft de
gemeente hiermee aan haar zorgplicht voldaan.

Hoewel de gemeente naar onze mening aan haar zorgplicht heeft voldaan had het eerder kappen van
de boom de schade kunnen voorkomen.

Om verdere discussie stellen wij voor om, zonder erkenning van aansprakelijkheid, uw schade (€
2.784,00) en het eigen risico van uw verzekerde (€ 150,00) te vergoeden tegen algehele en finale
kwijting. Wij vernemen graag of u kunt instemmen met dit voorstel.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en wij zien uw reactie met
belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Mandatis BV hodn Melior Verzekeringen

onderdeel van
www.meliorverzekeringen.nl [y Nyenborgh
\] group



Vriendelijke groet,

Van:

Verzonden: woensdag 16 deremher 2070 12-59

Aan’

Onderwerp: RE: wil je svp antwoord geven op de mail die ik je maandag jl. heb gestuurd (brief van Melior nakijken
op precedent werking)

Hoi

wij hebben een verkeerde inschatting gemaakt, zoals blijkt uit de onderstaande mailwisseling. Boom had eerder
gekapt moeten worden (aug en niet pas nov) dus dan is het logisch dat als er schade is wij daar ook schuldig aan
hebben. Ik begrijp alleen dan niet waarom wij dan wel aan onze zorgplicht hebben gehouden. Het is namelijk het
een of het ander. Misschien kun je dat nog aan de verzekering vragen,

Gr

Van: ... ... G i 4 = T
Verzendoen: winancdaa 14 l"ﬂf‘omlﬂnv— ’)ﬂ')ﬂ 11:57

AANTRLrEe R s e

Onderwerp: wil je svp antwoord geven op de mail die ik je maandag jl. heb gestuurd (brief van Melior nakijken op
precedent werking)

Urgentie: Hoog

Van: ... i Namens Verzekeren

Verznndpn dnndprdap 10 dpcember 2020 17 79 4

Aan: ____ . _. o ) >

CC: Verzekeren <igorz2i &

Onderwerp: 2020 0077 - Aansprakelukstelllng val boom op autc . met belangenbehartiger '

/ zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142
Hi
Hierbij de conceptbrief.
Graag hoor ik of je akkoord bent.
Met vriendeliike groet,

|

Van: Melior Verzekeringen Schade <scnage@meliorverzek
Verzonden: donderdag, december 10, 2020 11:49 AM
Aan: Verzekeren

Onderwerp: RE: 2020.0077 - Aansprakelijkstelling val boom op auto - ‘“met belangenbehartiger
/ zaaknummer NR27A2N0221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142
Geachte s R RS RS

Dank voor uw bericht en de gegeven informatie,
De conceptorief is naar aanleiding van de informatie aangepast. Het aangepast concept treft uin de bijlage aan. Wi
vernemen graag of de gemeente kan instemmen met de inhoud van de brief.

Jurist Overheidsaansprakelijkheid
Mandatis Loss Adjusting & Claims Management B.V.
hadn Melior Verzekeringen

Melior Verzekeringen

Posthie 214 7670 a1 Ojdan,a3|

schade@meliorverzekenngen nl

Afwez:g. elke Woensdagmiddag van de oneven weken.



on Melior Verzekeringsn

Melior Verzekeringen

Dacthic 314 7570 AH Oldenzaal

schade@meliorverzexeringen.nl

www.meliorverzekeringen.nl

Afwezig: elke woensdagmiddag van de oneven weken.

Van: Melior Verzekeringen Schade

Verzonden: vriidag 18 december 2020 10:18

Aan: G

Onderwerp: FW: 2020.0077 - Aansprakell_Jkételllng val boom op autc .met belangenbehartiger
/ zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142

/an u. k’wr‘m“‘rwe en i

Me! {;)r Ve}rzeker ingen

Postbus 314, 7570 AR Oldenzaal

schade@meliorverzekeringen.n!
www.meliorverzekeringen.nl
Afwezig. elke woensdagmiddag van de oneven weken.

Van: ..., Namens vV erzeKere

Verzonden: donderdag 17 december 2020 09 50

Aan: Melior Verzekeringen Schade r>

CC: Verzekeren <verzokzien@ost

Onderwerp: 2020.0077 - Aansprakelukstellmg val boom op auto met belangenbehartiger
/ zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142

Goedemorger

Vanuit onze advocaat wordt de volgende vraag gesteld;

“‘wij hebben een verkeerde inschatting gemaakt, zoals blijkt uit de onderstaande mailwisseling. Boom had
eerder gekapt moeten worden (aug en niet pas nov) dus dan is het logisch dat als er schade is wij daar ook
schuldig aan hebben. |k begrijp alleen dan niet waarom wij dan wel aan onze zorgplicht hebben gehouden.
Het is nameiijk het een of het ander. Misschien kun je dat nog aan de verzekering vragen.”

Zou je dit deze vraag voor ons kunnen beantwoorden?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Q’ %’ gk
P09
'D;ﬂ" Zostermeer
i
Var

Verzonden: donderdag 17 december 2020 09 31

Aan: Verzekeren <Verie

Onderwerp: RE: 2020.0077 - Aan>pra|<e|ukstehang val boom op auto “me
/ zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142

Beste i
Ajb zie mailwisseling hier onder.
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Van: N namens Verzekeren

Verzonden: donderdag 7 januari 2021 16:22

Aan:

cc Verzekeren

Onderwerp: 2020.0077 - Aansprakelijkstelling val boom op autc “met
belangenbehartiger / zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 -
Onze referentie: 2003142

Hi

Graag horen wij welke aanpak de voorkeur heeft zodat wij dit aan Melior kunnen doorgeven.

Met vriendelijke groet,

@'.@* gamerInin

wﬂﬂﬁ% Zoetermeer



Onderwerp: 2020.0077 - Aansprakelijkstelling val boom op auto met belangenbehartiger
/ zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142

Zie onderstaande vraag van Melior.
Ik hoor het graag van je.

Van: Melior Verzekeringen Schade

Verzenden: woensdag, januari 20, 2021 9 19 AI\/I

Aan: . .

Onderwerp: RE: 2020.0077 - Aansprakelijkstelling val boom op auto met belangenbehartiger
/ zaaknummer 0637630221 d.¢ "6-8-2020 - Onze referentie: 2003142

nebben wij bijgevoegd berich? o It near een sianaoun

innen overieggen met uw collega’

2
Me!:ar V zekeringen
Postous 314, 7570 AH Oldenzaal
schade@rmenorverzekeringen.ni 3>
www.melicrverzekeringen.ni
Afwezig: elke woensdagmiddag van de oneven weken.
Van: Melior Verzekeringen Schade
Verzoenden: woensdag 6 ianuari 2021 18:43
Aan
CC: e o
Onderwerp: RE: 2020.0077 - Aansprakelijkstelling val boom op auto . . met belangenbehartiger

/ zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142

|
J
zep dat er wai onduidelijkheig ZJes’faa}: over net standpunt in dit dossier. Daarcp heb ik vandaag telefonisch
averieg gahad met uw coliega n dat er een {naar mijn mening

f‘”f<9p0 april 2020 gecontroleerd. Hiaruit
2n gcauv.s erd we;’d om daze bOO"r‘ te

Q

Cn’mrfceoewkgmms'”Eﬂ
tus 2020 was de boom nog

4]

~
o)

L

[43)
.
L

vl

[

&}

o

niet gekapt unnen worden zodat de schage
voorkomen had kunnen worden zoais toegezegd in de bewone’shﬂa‘-‘
Maog ; ¢ naar aani

voorgesield om de schade te rgoeaer‘ !’s k begreep

crecedentwerking wii voorkomen.®

tot vergoeding van de gehele schade (bij erkenning in dit dossier volgt de gehoudenheid om de schade te vergoeden
uit de wet). ) (het betreft een regresnemend

verzekeraar) over het standpunt nu wij oe gehele schade gaan vergoeden. ik hoop dat mijn teelichting de

onduidelijkheid heeft weggenomen en ik verneem graag welke aanoak de voorkeur heeft van de gemeente
i . Mochten er nog vragen zijn, verneem ik dat graag.

Met vriendstiike groet,



Verzekeringen

TR | S

Melior Verzekeringen

, 20 januari 2021

Uw referentie/polisno: 2003142

Uw cliént: Gemeente Zoetermeer
Object/risico:

Ons schadenummer:

Schadedatum: 26 augustus 2020

Geachte heer, mevrouw,
Graag vragen wij voor deze schade uw aandacht voor het volgende.

Reactie

Tot op heden hebben wij geen inhoudelijke reactie op onze berichten ontvangen. 23-12-2020 is ons telefonisch
toegezegd dat wij over de stand van zaken geinformeerd zouden worden. Het is echter bij dat contact gebleven.
Wij verzoeken u nogmaals vriendelijk doch dringend een standpunt m.b.t. de aansprakelijkheid in te nemen.

Tot slot
Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Wij treden in deze zaak op als gevolmachtigd agent van

Met vriendelijke groet,
zekeringen



Met vriendelijke groet,

oAmERria

‘@®° Zoetermeer

Van: N o ~ Namens Verzekeren
Verzonden: donderdag 21 Januarl 2021 09:11

Aan: "

CC: Verzekeren <erzekerar fermeer.ii>

Onderwerp: 2020.0077 - Aansprakelukstellmg val boom op auto et belangenbehartiger
/ zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142

HI

Is er zicht wanneer wij reactie kunnen verwachten zodat wij dit kunnen doorgeven aan Melior/wederpartij?

Met vriendelijke groet,

gty rita

Zoeiermeer

Van:

Verzonden: woensdag 20 ianuari 2021 12:45

Aan: e

Onderwerp RE: 2020 0077 Aansprakelukstellmg val boom op auto met belangenbehartiger
" zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142

Beste ‘
.. (specialist bomen) zijn het nog niet met elkaar eens over het te geven antwoord.

Met vrlendelljke groet,

Van

Verzonden: woensdag 20 januari 2021 10:16
Aan’

CC: Verzekeren <vVerzekerern@zoetermegr.n>




1>

Kluwen C. (Cindy)

Van: _

Verzonden: maandag 25 januari 2021 09:26

Aan: Verzekeren

Onderwerp: RE: 2020.0077 - Aansprakelijkstelling val boom op auto © umet
belangenbehartiger _ / zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 -
Onze referentie: 2003142

Beste

lk ben hier ondertussen wel aan werkzaam. Maar zoals je waarschijnlijk al weet zijn collega’s het niet eens
over het toe- of afwijzen en moet dit dus naar de clustermanagers om verder besproken te worden.
Ik begrijp dat wederpartij graag antwoord wil.

Vriendelijke groet,

Van: 1@zoetermeer.nl> Namens Verzekeren

Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 14:51

Aan: T N .

CC: : ;o1 Verzekeren <Verzekeren@zoetermeer.nl>

Onderwerp: 2020.0077 - Aansprakelijkstelling val boom op auto met belangenbehartiger .

/ zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142
Urgentie: Hoog

Hil
Ik ben zojuist gebeld door Melior mbt bovengenoemde zaak.

Zou je hier zsm achteraan willen gaan? Er is haast bij want wederpartij wil graag antwoord.

Met vriendelijke groet,

. q“ 'Q‘ BeroRtia
S e .
88" Zoetermeer

I
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Melior Verzekeringen

Postbus 314, 7570 AH Oldenzaal
+31(0)541 - 571 132
xmde@neliprueuexe ingen.n|

Afwezig. elke woensdagmiddag van de even weken.

Van: i i i ' = - 1 Namens Verzekeren

Verzonden: macndag 1 tepruari 2021 UY:51

Aan: Melior Verzekeringen Schade <schzile@

CC: Verzekeren <Verzekeren@zosiormenr ol

Onderwerp 2020.0077 - Aansprakelukstelhng val boom op autc . met belangenbehartiger .
1k mmer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142

Goedemorgen
Vakafdeling is akkoord met voorstel.

Met vriendelijke groet,

Van: - . .

Verzonden: Monday, February 1, 2021 9:35:11 AM
Aan: Verzekeren <Verzzkaren@zostarmass ni>
CC ‘

Onderwerp: RE: 20205077 - ./-\ansprakelijk.s“{elling val boom op auto met belangenbehartiger .

/ zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142

Beste _

Deze aansprakelijkstelling kan vergoed worden.
Dit is intern afgesproken.

Vriendelijke groet.

Van I _____..>Namens Verzekeren

Verzonden: vrudag 22 Januarl 2021 14 51

Aan: - R

ccC: __ > Verzekeren <Verzzkerzn@zostermesrnni>

Onderwerp 2020.007 7 - Aansprakelukstellmg val boom op auto ~met belangenbehartiger
"zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142

Urgentie: Hoog \

Hi

Ik ben zojuist gebeld door Melior mbt bovengenoemde zaak.

Zou je hier zsm achteraan willen gaan? Er is haast bij want wederpartij wil graag.antwoord.

5
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Van: : .. hamens Verzekeren

Verzonden: dmcrlaq ? fehruarl 2021 08:46

Aan:

CcC: Verzekeren

Onderwerp: © 2020.0077 - Aansprakaliikstelling val boom op auto eer.. oo met
belangenbehartiger . / zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 -

Onze referentie: 2003142

HI 4

Ter info.

Met vriendelijke groet,

& =l g I T
o I
??F Zoetermeer

Van: Melior Verzekeringen Schade <schade@meliorverzekeringen.nl>

Verzonden: maandag 1 februari 2021 16:07

Aan: Verzekeren <Verzekeren@zoetermeer.nl>

Onderwerp: RE: 2020.0077 - Aansprakelijkstelling val boom op autc - . met belangenbehartiger
" { zaaknummer 0637630221 d.d. 26-8-2020 - Onze referentie: 2003142

Geacnte .
Dank voor uw bericht en het telefonisch overleg van zojuist.

Zoals besprovan hebben wij onze financiéle afdeling verzocht om het bedrag ad € 2.534,00 over te boeken naar de
rekening van . .. Jerzekeringen. De debetnota ten behoeve van het eigen risico van de gemeente

[
b

hebben wij zojuist naar uw Tinanciéle afdeling verstuurd,
Met de betaling is er een einde gekomen aan deze kwestie, Wij zulien dan cok overgaan tot sluiting van ons dossier.
Wi vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Met vriendelijke groet, 3

Jurist Qwerheidsaansprakelijkheid

Mandatis Loss Adjusting & Claims Management 8.V,
hodn Melior Verzekeringen



